To: 'Hus EP, Eddy'[[EXEEM@pl.hanze.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Mon 5/18/2015 7:54:09 AM

Subject: RE: Vraag

Dag Eddy,

De afspraken tussen gemeente Groningen en NAM tav Forum vallen buiten de 50 miljoen afspraak.
NAM en gemeente doorlopen nu het validatieproces (financieel en technisch).

Groet

----- Qorspronkelijk bericht-----

Van: Hus EP, Eddy [IIIESEM G| hanze.nl]
Verzonden: zondag 17 mei 2015 22:19

Aan.

CC: Hus EP, Eddy
Onderwerp: Vraag

Beste

ik heb een brief van de gemeente in mijn College stukken voor morgen ingevoegd gekregen. Een brief aan de Raad van Jan Kleine van
29-4, daarin lees ik het onderstaande. Betekent dit nu dat deze kosten (al) worden betaald door de NAM uit de 50 miljoen?

Groninger Forum

Op 9 februari jongstleden is de conceptversie van de NPR gepresenteerd. Dat
was voor ons college, in samenspraak met de directie van BAM, het moment
om de bouw van het Groninger Forum met vier maanden te pauzeren. Dit
nadat de minister had toegezegd de onkosten voor deze vier maanden

stilstand door het Rijk/NAM te vergoeden.
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